Miguel Ramirez

De: Katharine Chupina <servicio04@ges.com.gt>

Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2018 10:57

Para: Miguel Ramirez; Josue Pacheco; Otto Molina

CccC: Marco Tulio Morales; Luis Quezada; Lucia Campos; Glenn Ardon; Giovanni Tobar
Asunto: RE: COLOMBIA CONSOLIDADO, (PE, ED)

Buen dia Miguel.
Si se encuentra confirmada.

Saludos.

Consulta de Declaracion Unica Aduanera - DUA
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Estimado cliente: ' <m} OPERADOR LOAIBTICD

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que a partir
del lre. de febrero del ano en curso, nuestro nuevo horario laboral
sera modifeado,

El nueve horario de trabajo es el siguiente:

De 7:00 & m & 5:00 p. m

de lunes a viernes.

le rogamos tenerlo en cuenta para el despacho de sus mercancias.
Gracias por su fina y amable atencion.

. Katharine Chupina
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FAVOR TOMAR NOTA que La Intendencia de Aduanas Informa:

Que derivado de la implementacion realizada el 10 de Julio del formulario SAT-8560 en el sistema informatico de la
Superintendencia de Administracién Tributaria, para el pago de los impuestos de la Declaracién de Mercancias a través de
DECLARAGUATE; el formulario 8009 ya no se encuentra disponible para realizar dicho pago. Se sugiere a todos los usuarios
tomar nota para evitarse complicaciones de cualquier tipo.



En consecuencia tomar en cuenta lo siguiente:
El tinico formulario que queda habilitado para hacer pago de impuestos en declaraciones DUA-GT es el 8560.

De: Miguel Ramirez [mailto:puerto2.quetzal@ges.com.gt]

Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2018 10:45

Para: Josue Pacheco <operador1l0@ges.com.gt>; Otto Molina <otto.molina@ges.com.gt>; Katharine Chupina
<servicio04@ges.com.gt>

CC: Marco Tulio Morales <marco.morales@ges.com.gt>; Luis Quezada <operador07 @ges.com.gt>; Lucia Campos
<lucia.campos@ges.com.gt>; Glenn Ardon <logistica@ges.com.gt>; Giovanni Tobar <giovanni.tobar@ges.com.gt>
Asunto: RE: COLOMBIA CONSOLIDADOQ, (PE, ED)

Buen dia
Favor verificar si esta confirmada en el sistema pdliza 303-8508705, para enviarla a ciudad
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De: Josue Pacheco [mailto:operadorl0@ges.com.gt]

Enviado el: lunes, 5 de noviembre de 2018 09:47

Para: Miguel Ramirez <puerto2.quetzal@ges.com.gt>; Otto Molina <otto.molina@ges.com.gt>; Katharine Chupina
<servicio04 @ges.com.gt>

CC: Marco Tulio Morales <marco.morales@ges.com.gt>; Luis Quezada <operador07 @ges.com.gt>; Lucia Campos
<lucia.campos@ges.com.gt>; Glenn Ardon <logistica@ges.com.gt>; Giovanni Tobar <giovanni.tobar@ges.com.gt>
Asunto: RE: COLOMBIA CONSOLIDADO, (PE, ED)

Buen Dia,
Adjunto Péliza clase 36 para tramite,
Ticket: 144298

Saludos,

Josue Pacheco
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De: Miguel Ramirez <puerto2.quetzal@ges.com.gt>

Enviado el: lunes, 8 de octubre de 2018 16:38

Para: Otto Molina <otto.molina@ges.com.gt>; Katharine Chupina <servicio04@ges.com.gt>; Josue Pacheco
<operadorl0@ges.com.gt>

CC: Marco Tulio Morales <marco.morales@ges.com.gt>; Luis Quezada <operador07 @ges.com.gt>; Lucia Campos

<lucia.campos@ges.com.gt>; Glenn Ardon <logistica@ges.com.gt>; Giovanni Tobar <giovanni.tobar@ges.com.gt>
Acunta: RE: COLOMRIA CONSOIINDADOD (PF ENY




